
OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

RİZE RİZE MERKEZ Halk Eğitim Merkezi Ve Akşam Sanat Okulu 1328022 TYT 2. Takım 2. Deneme 18 205 337 4227

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 16,2 15,9 12,25 8,6 5,0 7,32 10,0 4,1 8,94 5,3 4,0 4,36 40,1 28,9 32,87 207,750

Okul Ortalaması 15,4 16,9 11,21 7,8 5,3 6,50 6,3 2,7 5,63 4,5 1,9 4,08 34,1 26,7 27,42 184,330

KATILIMLAR

1 0 ZEYNEP BAŞARAN   30 10 27,50 15 5 13,75 9 0 9,00 7 0 7,00 61 15 57,25 287,020 1 1 3 3 624

2 0 N SILA SARI MZ 19 14 15,50 6 4 5,00 24 3 23,25 12 1 11,75 61 22 55,50 285,710 1 2 4 4 631

3 0 HE YO   15 16 11,00 0 1 -0,25 28 2 27,50 10 4 9,00 53 23 47,25 259,115 2 3 8 9 861

4 0 SEDANUR ÇOLAK MZ 24 12 21,00 14 1 13,75 2 1 1,75 40 14 36,50 218,777 2 4 22 28 1414

5 0 NEJLA KANDEMİR MZ 19 18 14,50 7 1 6,75 7 2 6,50 8 5 6,75 41 26 34,50 213,159 3 5 27 33 1505

6 0 FATIMA UZUN   20 10 17,50 9 4 8,00 8 2 7,50 37 16 33,00 207,773 3 6 28 34 1621

7 0 SEVGİNUR ÖZKUL MZ 21 15 17,25 2 0 2,00 4 3 3,25 11 1 10,75 38 19 33,25 205,747 4 7 29 35 1666

8 0 TUĞBANUR KALÇA MZ 18 14 14,50 12 4 11,00 3 1 2,75 0 1 -0,25 33 20 28,00 192,145 5 8 46 56 1986

9 0 BERRA YILMAZ MZ 18 22 12,50 10 8 8,00 2 6 0,50 3 2 2,50 33 38 23,50 176,405 6 9 59 77 2385

10 0 EREN PEHLİVAN MZ 3 9 0,75 13 4 12,00 5 3 4,25 21 16 17,00 158,870 7 10 87 120 2877

11 0 SÜMEYYE YILDIRIM MZ 12 21 6,75 11 6 9,50 23 27 16,25 154,728 8 11 98 136 2981

12 0 BAHAR ÖZÇELİK MZ 13 9 10,75 8 6 6,50 0 2 -0,50 0 3 -0,75 21 20 16,00 151,399 9 12 106 152 3071

13 0 SEDANUR DURMU Ş   14 21 8,75 7 6 5,50 2 5 0,75 23 32 15,00 148,728 4 13 109 160 3137

14 0 MELEK SATIR   9 19 4,25 10 4 9,00 0 1 -0,25 1 0 1,00 20 24 14,00 147,910 5 14 113 165 3162

15 0 HÜMEYRA YILMAZ MZ 13 15 9,25 6 8 4,00 1 1 0,75 1 1 0,75 21 25 14,75 147,228 10 15 114 166 3171

16 0 YAĞMUR DEMİR MZ 8 27 1,25 7 11 4,25 4 7 2,25 1 1 0,75 20 46 8,50 129,691 11 16 159 237 3526

17 0 ŞULE YILDIRIM MZ 11 28 4,00 7 13 3,75 0 1 -0,25 0 2 -0,50 18 44 7,00 123,025 12 17 171 257 3622

18 0 ENİS TAŞKIRAN   11 25 4,75 2 8 0,00 0 4 -1,00 13 37 3,75 110,566 6 18 197 301 3809
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